
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK ŞEHİT CUMA İBİŞ ORTAOKULU 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI236 2428 2568 14655

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

1 558 ZEYNEP K NLIPIÇAK 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 80 10 76,67 453,152 1 1 15 15 210
% 1,43

2 571 SEYYİD AKIN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 20 0 20,00 16 4 14,67 78 12 74,00 448,982 2 2 19 19 267
% 1,82

3 46 ARDA GÜLER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 79 11 75,34 447,650 3 3 21 21 286
% 1,95

4 202 ESİLA DÜŞEN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 19 1 18,67 17 3 16,00 78 12 74,00 445,549 4 4 24 24 327
% 2,23

5 30 FATMA KEPÇELİOĞLU 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 16 4 14,67 15 5 13,33 74 16 68,66 427,227 5 5 45 45 623
% 4,25

6 16 KEREM ALİ GÜMÜŞKAŞIK8F 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 1 3,67 17 3 16,00 14 5 12,33 69 15 64,00 410,284 1 6 73 73 951
% 6,49

7 731 ECRİN ÇETİZ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 13 3 12,00 16 4 14,67 67 19 60,67 402,718 1 7 89 89 1120
% 7,64

8 252 ELİF BAZER 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 14 5 12,33 17 3 16,00 68 21 61,00 399,533 1 8 94 95 1202
% 8,20

9 1879 ESMA NUR GÜL 8B 15 3 14,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 4 9,67 14 4 12,67 66 15 61,01 390,413 1 9 120 121 1432
% 9,77

10 464 ASMİN AKYOL 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 14 6 12,00 65 21 58,00 373,669 2 10 164 165 1881
% 13

11 10 AYŞEGÜL ÇALI 8G 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 13 7 10,67 63 23 55,33 366,456 1 11 186 187 2104
% 14

12 378 EMİR ÖZER 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 2 3,33 12 5 10,33 12 8 9,33 57 23 49,32 358,274 6 12 217 219 2347
% 16

13 694 NUDEM SONKURT 8C 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 5 9,33 13 7 10,67 60 26 51,33 356,116 2 13 226 228 2426
% 17

14 458 GÜLÇİN AKYOL 8E 9 8 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 13 3 12,00 13 6 11,00 59 23 51,33 355,585 1 14 229 231 2445
% 17

15 545 KÜBRA İBİŞ 8D 15 4 13,67 4 5 2,33 8 2 7,33 3 4 1,67 11 9 8,00 12 5 10,33 53 29 43,33 351,163 2 15 243 245 2607
% 18

16 3 MELEKNUR  AKGEYİK 8D 11 8 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 2 5,33 11 7 8,67 14 6 12,00 57 27 48,00 349,551 3 16 256 258 2662
% 18

17 220 ROJDA MODANLI 8D 13 4 11,67 7 3 6,00 4 4 2,67 2 0 2,00 8 4 6,67 12 6 10,00 46 21 39,01 333,155 4 17 318 321 3223
% 22

18 243 SAMET KARACA 8C 9 9 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 5 6,33 14 6 12,00 54 26 45,33 332,895 3 18 320 323 3230
% 22

19 554 CİVAN FIRAT 8C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 10 5 8,33 9 6 7,00 48 26 39,34 328,862 4 19 335 338 3385
% 23

20 9 NİSANUR CAN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 6 5,00 11 9 8,00 51 32 40,34 328,443 3 20 338 342 3403
% 23

21 909 RESUL MELİYE 8A 9 11 5,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 4 1,67 14 4 12,67 10 10 6,67 52 33 41,01 327,329 7 21 342 346 3438
% 23

22 386 EREN BARDAKÇI 8E 12 7 9,67 5 5 3,33 3 3 2,00 8 1 7,67 8 6 6,00 12 7 9,67 48 29 38,34 323,096 2 22 358 363 3629
% 25

23 201 ERDEM YAĞMA 8C 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 1 6 -1,00 6 5 4,33 13 7 10,67 48 30 38,00 321,760 5 23 365 370 3683
% 25

24 418 SELMAN   MİROĞLU 8F 11 7 8,67 9 0 9,00 6 2 5,33 10 0 10,00 7 4 5,67 8 6 6,00 51 19 44,67 321,471 2 24 369 374 3693
% 25

25 337 MELİSA KAÇIN 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 9 6,00 47 30 37,00 318,511 4 25 384 390 3823
% 26

26 122 BEDİRHAN ŞENATEŞ 8A 14 4 12,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 7 0,67 7 1 6,67 7 10 3,67 42 30 32,02 309,041 8 26 438 445 4246
% 29

27 873 KASIM GÜNEŞ 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 6 3 5,00 11 9 8,00 41 29 31,34 306,679 9 27 445 452 4347
% 30

28 463 NİSANUR ÖZBÜTÜN 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 8 1 7,67 2 4 0,67 5 4 3,67 6 4 4,67 41 23 33,35 301,527 3 28 470 477 4589
% 31

29 66 AHMED ALSALAMA 8F 9 5 7,33 7 0 7,00 5 1 4,67 6 1 5,67 2 2 1,33 11 4 9,67 40 13 35,67 301,248 3 29 474 481 4607
% 31

30 270 GÜLSÜM AĞIRAĞAÇ 8B 9 7 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 1 5,67 6 4 4,67 10 9 7,00 44 28 34,67 300,493 5 30 477 484 4649
% 32

31 910 AEBRAİL AKDEMİR 8F 8 8 5,33 7 3 6,00 5 2 4,33 8 1 7,67 10 7 7,67 38 21 31,00 300,394 4 31 478 485 4652
% 32

32 300 HİLAL ASU ŞİRİN 8E 11 8 8,33 3 6 1,00 5 3 4,00 4 2 3,33 7 4 5,67 10 8 7,33 40 31 29,66 299,639 4 32 485 492 4684
% 32

33 470 BÜNYAMİN KAHRAMAN8H 8 6 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 7 6 5,00 11 9 8,00 39 29 29,34 293,773 1 33 527 534 4975
% 34
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

34 104 HASİBE ALACA CR 8E 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 7 11 3,33 46 34 34,67 286,936 5 34 579 587 5308
% 36

35 35 EYYÜP ÇİFTÇİLER JR 8E 6 14 1,33 7 3 6,00 7 2 6,33 2 3 1,00 7 4 5,67 12 8 9,33 41 34 29,66 286,682 6 35 581 589 5323
% 36

36 422 SUDENAZ SİYLİ 8E 12 6 10,00 3 4 1,67 7 2 6,33 2 3 1,00 4 4 2,67 8 9 5,00 36 28 26,67 286,518 7 36 583 591 5333
% 36

37 663 KEREM AKÇİÇEK 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 6 7,00 7 12 3,00 43 39 30,00 286,451 10 37 585 593 5341
% 36

38 620 EYLÜL KÖDÜR 8B 11 6 9,00 6 3 5,00 8 2 7,33 6 3 5,00 6 10 2,67 7 13 2,67 44 37 31,67 286,015 6 38 588 596 5359
% 37

39 13 MERVE KAYA 8F 6 11 2,33 6 3 5,00 6 1 5,67 9 0 9,00 3 3 2,00 11 5 9,33 41 23 33,33 284,572 5 39 600 608 5438
% 37

40 343 MUAZZEZ YILOLDU 8D 11 9 8,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 3 4,00 4 1 3,67 8 11 4,33 39 32 28,34 283,771 5 40 613 621 5490
% 37

41 705 EMİR ARDA İREN 8C 7 13 2,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 4 1,67 10 9 7,00 9 10 5,67 43 42 29,01 282,759 6 41 619 627 5542
% 38

42 91 ALEYNA CANBEKLER 8A 9 10 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 6 5 4,33 10 9 7,00 39 39 26,00 282,419 11 42 624 632 5571
% 38

43 709 ALİ ÖZSOY 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 5 2 4,33 6 5 4,33 9 11 5,33 37 31 26,66 282,386 12 43 625 633 5573
% 38

44 282 HASAN BATIN ŞİRİ  B 7 12 3,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 5 3 4,00 11 8 8,33 8 6 6,00 38 41 24,33 278,628 1 44 651 662 5749
% 39

45 4 MELİK BURHANKULU 8H 8 9 5,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 1 0,67 3 0 3,00 8 4 6,67 34 20 27,34 278,509 2 45 654 665 5757
% 39

46 107 DERYA GÜMÜŞTAŞ 8B 12 7 9,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 5 2,33 3 8 0,33 8 11 4,33 39 38 26,33 277,096 7 46 667 678 5853
% 40

47 575 ELİF NUR ÇENŞİ 8E 10 8 7,33 2 2 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 6 10 2,67 34 33 22,99 272,487 8 47 704 716 6099
% 42

48 172 NAZLI İZOL 8B 7 9 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 6 0,00 10 8 7,33 6 8 3,33 36 40 22,66 271,500 8 48 719 731 6162
% 42

49 310 MUHAMMED HAKSEVEN8C 9 10 5,67 5 3 4,00 6 4 4,67 3 3 2,00 6 7 3,67 8 11 4,33 37 38 24,34 271,402 7 49 720 732 6167
% 42

50 3008 HAMZA GÖYMEN 8C 5 8 2,33 4 2 3,33 2 4 0,67 5 0 5,00 3 5 1,33 13 6 11,00 32 25 23,66 270,314 8 50 728 741 6229
% 43

51 128 İBRAHİM KİRAZ 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 1 0,67 2 5 0,33 10 10 6,67 33 36 21,01 268,496 9 51 744 757 6339
% 43

52 416 SAMİ YUSUF URTEKİN 8F 9 7 6,67 4 6 2,00 1 1 0,67 1 1 0,67 7 4 5,67 4 4 2,67 26 23 18,35 264,445 6 52 787 801 6571
% 45

53 1004 EMİR MELİK LÜL 8H 8 12 4,00 5 5 3,33 5 3 4,00 6 4 4,67 7 8 4,33 31 32 20,33 263,018 3 53 799 815 6646
% 45

54 265 GÜLİSTAN ÇOBANLI 8B 9 8 6,33 5 2 4,33 4 4 2,67 4 4 2,67 5 4 3,67 5 9 2,00 32 31 21,67 262,432 10 54 808 824 6687
% 46

55 207 ENES BAYLAN 8G 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 8 6,33 29 28 19,67 261,434 2 55 822 838 6751
% 46

56 428 SÜMEYYE SÜRÜCÜ 8C 10 9 7,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 5 2,33 4 3 3,00 5 8 2,33 32 35 20,32 261,073 9 56 825 841 6777
% 46

57 537 SERKAN CANLI 8G 9 9 6,00 3 6 1,00 5 4 3,67 2 1 1,67 5 7 2,67 7 9 4,00 31 36 19,01 259,834 3 57 836 852 6867
% 47

58 559 SEMA NUR KAÇUK 8G 10 10 6,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 2 0,33 5 6 3,00 8 11 4,33 31 41 17,33 259,795 4 58 837 853 6869
% 47

59 566 ÖMER KARADAŞ 8C 10 9 7,00 2 5 0,33 4 3 3,00 2 3 1,00 5 2 4,33 5 9 2,00 28 31 17,66 259,637 10 59 839 855 6879
% 47

60 163 ZİLAN KARAMAN 8B 9 10 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 0 7 -2,33 6 9 3,00 7 10 3,67 33 45 18,01 258,172 11 60 852 869 6967
% 48

61 1178 FURKAN ÜÇÜNCÜ 8E 9 9 6,00 7 3 6,00 2 3 1,00 1 2 0,33 6 2 5,33 3 8 0,33 28 27 18,99 257,280 9 61 866 883 7030
% 48

62 134 BUSE KAP AN 8A 3 14 -1,67 6 4 4,67 4 5 2,33 0 3 -1,00 6 4 4,67 11 5 9,33 30 35 18,33 256,556 13 62 874 891 7087
% 48

63 139 CANSU AKYOL 8A 8 9 5,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 4 -0,33 4 7 1,67 10 8 7,33 29 41 15,34 256,035 14 63 882 899 7120
% 49

64 237 NUR ÇELİK 8B 10 7 7,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 3 0,00 4 6 2,00 4 12 0,00 31 36 19,01 253,219 12 64 924 942 7286
% 50

65 26 SEFANUR ALPASLAN 8D 9 6 7,00 4 4 2,67 6 3 5,00 2 5 0,33 1 2 0,33 6 10 2,67 28 30 18,00 252,047 6 65 939 959 7362
% 50

66 911 NEHİR GÜREKE 8E 10 6 8,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 9 6,00 26 38 13,34 249,895 10 66 964 986 7497
% 51
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860
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KATILIMLAR

67 246 HAVVANUR BOZKURT 8E 8 9 5,00 2 7 -0,33 2 1 1,67 4 6 2,00 6 2 5,33 5 12 1,00 27 37 14,67 248,936 11 67 976 999 7561
% 52

68 748 EVİN ALBAYRAK 8A 8 8 5,33 4 6 2,00 3 1 2,67 0 3 -1,00 5 5 3,33 5 8 2,33 25 31 14,66 248,634 15 68 982 1005 7585
% 52

69 371 RIDVAN GEZ 8A 7 7 4,67 5 4 3,67 4 5 2,33 0 2 -0,67 1 2 0,33 9 11 5,33 26 31 15,66 247,995 16 69 989 1013 7636
% 52

70 823 HİRANUR AVCI 8C 8 12 4,00 4 5 2,33 3 6 1,00 6 5 4,33 6 10 2,67 27 38 14,33 247,362 11 70 998 1022 7688
% 52

71 114 ZEYNEP DAĞLI 8B 8 10 4,67 2 4 0,67 4 5 2,33 3 3 2,00 3 4 1,67 7 10 3,67 27 36 15,01 245,824 13 71 1021 1047 7794
% 53

72 14 ESMANUR KESKİN 8F 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 2 3,33 3 1 2,67 8 9 5,00 27 38 14,33 245,595 7 72 1027 1053 7815
% 53

73 190 EMİNERAVZA URTEKİN8G 7 11 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 6 0,00 6 8 3,33 7 11 3,33 30 48 13,99 244,940 5 73 1037 1063 7851
% 54

74 372 SALİH GÜZELÇİÇEK 8B 5 14 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 3 0,00 3 4 1,67 9 11 5,33 31 39 17,99 244,776 14 74 1039 1065 7862
% 54

75 78 AHMET ÇİFTÇİ 8F 10 8 7,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 0 4 -1,33 7 12 3,00 26 35 14,33 241,741 8 75 1086 1113 8092
% 55

76 579 ÜMMÜGÜLSÜM SARIG ÜL8D 8 10 4,67 1 3 0,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 3 2 2,33 7 12 3,00 24 36 12,00 241,673 7 76 1087 1114 8096
% 55

77 408 RAMAZAN ÖZDÖGENN8F 6 11 2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 1 0 1,00 6 5 4,33 24 25 15,67 241,258 9 77 1091 1118 8117
% 55

78 38 HAVVA YİGEN 8D 6 13 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 4 -1,33 2 2 1,33 10 10 6,67 26 41 12,34 240,615 8 78 1103 1130 8174
% 56

79 321 MEDİNE SOYĞAN 8C 8 11 4,33 3 6 1,00 4 6 2,00 3 2 2,33 3 8 0,33 6 6 4,00 27 39 13,99 240,503 12 79 1104 1131 8178
% 56

80 676 BERAT KARAMAN 8D 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 33 57 13,99 239,307 9 80 1126 1153 8277
% 56

81 59 ABDUL AH MALİK 8A 9 10 5,67 5 5 3,33 5 3 4,00 2 3 1,00 3 8 0,33 24 29 14,33 238,164 17 81 1140 1168 8373
% 57

82 329 MEHMET GEZİK E 8D 7 8 4,33 7 3 6,00 5 1 4,67 2 2 1,33 0 4 -1,33 4 6 2,00 25 24 17,00 237,030 10 82 1158 1188 8466
% 58

83 379 YUSUF TUTA 8E 8 11 4,33 2 3 1,00 2 6 0,00 3 6 1,00 6 2 5,33 1 6 -1,00 22 34 10,66 235,327 12 83 1187 1218 8603
% 59

84 299 REMZİYE VELİOĞLU 8H 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 1 5 -0,67 1 7 -1,33 8 11 4,33 28 45 12,99 235,228 4 84 1188 1219 8607
% 59

85 380 AKDENİZ MURAT 8D 5 10 1,67 3 5 1,33 5 4 3,67 3 3 2,00 4 5 2,33 5 7 2,67 25 34 13,67 235,131 11 85 1191 1223 8620
% 59

86 194 ENDER BAYSU 8A 6 9 3,00 4 4 2,67 4 3 3,00 2 3 1,00 5 3 4,00 4 13 -0,33 25 35 13,34 235,079 18 86 1192 1224 8626
% 59

87 346 İSMAİL DEVEBAKAN 8G 9 9 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 5 -0,67 4 8 1,33 4 12 0,00 26 46 10,66 232,634 6 87 1238 1271 8820
% 60

88 257 YUSUF POLAT 8G 6 8 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 1 1 0,67 3 8 0,33 23 23 15,33 232,301 7 88 1241 1274 8855
% 60

89 837 ASLI ZEN*İN 8H 8 10 4,67 4 6 2,00 4 3 3,00 0 7 -2,33 5 10 1,67 5 12 1,00 26 48 10,01 231,768 5 89 1251 1284 8899
% 61

90 1060 AHMET KURŞUN 8F 9 11 5,33 3 6 1,00 2 5 0,33 2 2 1,33 6 14 1,33 22 38 9,32 231,415 10 90 1261 1294 8927
% 61

91 181 ELİF YAREN KABATAŞ 8E 10 9 7,00 0 8 -2,67 3 4 1,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 3 10 -0,33 21 42 7,00 230,967 13 91 1268 1302 8965
% 61

92 457 EDANUR ÇENŞİ 8E 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 3 3,00 2 8 -0,67 27 40 13,67 230,934 14 92 1270 1304 8968
% 61

93 18 ENES BAZMA 8E 6 12 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 2 3 1,00 7 12 3,00 26 43 11,67 230,871 15 93 1273 1307 8972
% 61

94 562 GÜLBAHAR KARATAŞ 7H 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 8 12 4,00 30 60 10,00 230,726 1 94 1279 1313 8986
% 61

95 85 ALAATTİN KIRAN 8D 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 12 3,00 27 62 6,32 230,607 12 95 1284 1318 9000
% 61

96 387 FATMA ZEHRA ELİŞ 8B 7 7 4,67 3 4 1,67 2 3 1,00 0 2 -0,67 4 1 3,67 2 9 -1,00 18 26 9,34 230,182 15 96 1295 1330 9035
% 62

97 419 MELEK GÖKTEPE 8B 7 7 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 4 9 1,00 5 14 0,33 27 48 10,99 229,645 16 97 1309 1345 9082
% 62

98 101 İREMSU BALABAN 8C 9 11 5,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 5 1,33 2 9 -1,00 5 15 0,00 30 49 13,66 229,161 13 98 1319 1355 9127
% 62

99 1065 ÜMRAN AVCI 8D 10 9 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 3 0,00 4 16 -1,33 24 39 11,00 229,031 13 99 1323 1359 9139
% 62
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

100 628 MEHMET FURKAN ÇOMAK8F 8 12 4,00 2 2 1,33 3 7 0,67 1 2 0,33 3 6 1,00 5 9 2,00 22 38 9,33 228,642 11 100 1333 1371 9172
% 63

101 452 YUNUS SELA 8G 6 13 1,67 6 4 4,67 5 3 4,00 3 4 1,67 4 11 0,33 6 13 1,67 30 48 14,01 228,170 8 101 1344 1385 9221
% 63

102 382 MURAT KARADAŞ 8E 8 11 4,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 0 2 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 24 46 8,66 226,788 16 102 1371 1415 9344
% 64

103 350 MUHAMMED EMİN KİRAZ8D 4 4 2,67 6 4 4,67 4 5 2,33 0 1 -0,33 6 11 2,33 20 25 11,67 226,753 14 103 1373 1417 9348
% 64

104 668 MUHARREM ŞENBAYRAM8B 7 8 4,33 5 5 3,33 2 6 0,00 0 2 -0,67 3 8 0,33 6 13 1,67 23 42 8,99 226,430 17 104 1383 1427 9375
% 64

105 547 MUHAMMEDEREN KORAK8F 7 13 2,67 5 5 3,33 4 3 3,00 2 1 1,67 3 5 1,33 4 12 0,00 25 39 12,00 225,777 12 105 1397 1442 9422
% 64

106 388 NARİN AL 8E 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 6 10 2,67 5 14 0,33 28 56 9,34 225,617 17 106 1402 1447 9439
% 64

107 691 SAMET HANÇ*R 8G 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 27 63 6,00 225,392 9 107 1409 1456 9472
% 65

108 589 MEDİNE BALDEMİR 8A 6 12 2,00 5 3 4,00 6 3 5,00 0 6 -2,00 4 6 2,00 3 9 0,00 24 39 11,00 225,092 19 108 1415 1462 9506
% 65

109 292 ESMA YEŞİLOT 8E 4 14 -0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 11 4,33 25 42 11,00 225,084 18 109 1416 1463 9507
% 65

110 132 BUKET KANKILIÇGS 8D 5 15 0,00 5 4 3,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 6 12 2,00 29 58 9,67 224,816 15 110 1422 1470 9533
% 65

111 653 MAHMUT KARTAL 8B 3 7 0,67 1 3 0,00 6 3 5,00 0 1 -0,33 5 1 4,67 2 8 -0,67 17 23 9,34 223,751 18 111 1448 1496 9632
% 66

112 193 EMİR SUNCAK 8A 8 9 5,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 19 35 7,33 223,599 20 112 1453 1501 9646
% 66

113 450 YUNUS EMRE HATİPOĞLU8D 6 9 3,00 5 5 3,33 2 4 0,67 2 2 1,33 5 11 1,33 20 31 9,66 222,123 16 113 1486 1539 9791
% 67

114 553 ERENFIRAT 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 28 61 7,66 222,055 21 114 1488 1542 9797
% 67

115 0 HÜLYA NUR GÜZEL 8F 3 13 -1,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 2 3 1,00 9 8 6,33 22 43 7,67 222,042 13 115 1490 1544 9799
% 67

116 780 ENES ZENCİROĞLU 8C 6 11 2,33 7 3 6,00 4 5 2,33 3 4 1,67 4 10 0,67 3 11 -0,67 27 44 12,33 221,908 14 116 1495 1549 9814
% 67

117 727 MEHMET *ART*L 8C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 30 60 10,01 221,464 15 117 1502 1557 9856
% 67

118 494 YUSUF CELAL YUVANÇ8D 7 7 4,67 3 3 2,00 2 5 0,33 0 1 -0,33 0 3 -1,00 6 13 1,67 18 32 7,34 221,128 17 118 1508 1564 9886
% 67

119 8 FATMA ZEHRA DİNKE 8E 4 13 -0,33 4 4 2,67 4 5 2,33 2 5 0,33 4 7 1,67 6 10 2,67 24 44 9,34 220,771 19 119 1514 1570 9922
% 68

120 942 DUR UGÜLEL 8E 8 12 4,00 3 5 1,33 4 5 2,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 7 10 3,67 23 51 6,00 220,396 20 120 1518 1576 9952
% 68

121 309 ABDULKADİR SELA 8D 5 9 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 6 0,00 5 9 2,00 5 9 2,00 21 45 6,00 220,056 18 121 1526 1584 9982
% 68

122 320 BURAK İLİK 8H 7 12 3,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 0 3 -1,00 1 8 -1,67 8 11 4,33 22 47 6,32 219,700 6 122 1539 1597 10017
% 68

123 96 ZELAL KIRMIZIKAN 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 27 63 6,01 219,518 19 123 1542 1600 10034
% 68

124 600 ÇİÇEK İLİK 8D 4 12 0,00 2 4 0,67 5 4 3,67 7 10 3,67 18 30 8,01 217,964 19 124 1579 1638 10188
% 70

125 250 FURKAN KIRKUTAY 8B 5 12 1,00 2 5 0,33 4 3 3,00 0 3 -1,00 2 5 0,33 6 9 3,00 19 37 6,66 217,649 20 125 1589 1651 10223
% 70

126 979 İBRAHİM BARDAKÇI 8B 5 13 0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 5 8 2,33 25 44 10,34 217,602 21 126 1592 1654 10230
% 70

127 121 İLYAS ERÇEK 8C 7 10 3,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 10 2,67 4 12 0,00 22 57 3,01 216,858 16 127 1609 1671 10310
% 70

128 403 ÖZKAN BORA 8F 2 3 1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 0 1 -0,33 5 9 2,00 16 23 8,34 216,752 14 128 1611 1673 10325
% 70

129 158 DİCLENUR KARAER 8H 7 11 3,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 18 37 5,66 216,015 7 129 1634 1697 10397
% 71

130 496 SAMİ YUSUF KABATAŞ 8E 9 10 5,67 3 7 0,67 4 4 2,67 0 6 -2,00 2 5 0,33 3 15 -2,00 21 47 5,34 215,719 21 130 1638 1701 10421
% 71

131 204 ESRA KILIÇ 8E 6 14 1,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 4 5 2,33 6 14 1,33 6 13 1,67 26 61 5,66 215,121 22 131 1651 1716 10479
% 72

132 169 BÜŞRA TAŞÇI 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 3 8 0,33 5 15 0,00 24 52 6,66 214,914 22 132 1654 1720 10496
% 72

                                                4 / 8



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK ŞEHİT CUMA İBİŞ ORTAOKULU 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI236 2428 2568 14655

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

133 757 ENES TEKÇE 8H 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 28 62 7,32 214,774 8 133 1659 1725 10511
% 72

134 178 AMİNE ÖZGENÇ 8H 5 6 3,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 2 4 0,67 12 24 4,00 214,614 9 134 1667 1734 10530
% 72

135 425 SÜMEYYE KIZILTOPRAK8G 5 10 1,67 4 5 2,33 1 5 -0,67 0 1 -0,33 1 1 0,67 6 13 1,67 17 35 5,34 213,828 10 135 1686 1758 10617
% 72

136 420 SEMİRAY ÖZDEMİR 8F 4 10 0,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 2 3 1,00 3 3 2,00 4 8 1,33 16 32 5,34 213,650 15 136 1689 1761 10634
% 73

137 0 FATMAGÜL KAYA 8C 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 6 1,00 6 13 1,67 24 52 6,67 213,331 17 137 1693 1766 10670
% 73

138 507 BÜNYAMİN BAĞCI 8B 6 11 2,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 9 -1,00 6 11 2,33 20 44 5,32 212,892 22 138 1704 1778 10717
% 73

139 161 Dİ*ANA OSMAN 8F 4 16 -1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 26 64 4,67 212,753 16 139 1707 1781 10726
% 73

140 384 MUSTAFA CAN İLHAN 8E 8 9 5,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 2 9 -1,00 4 12 0,00 18 42 4,00 212,324 23 140 1714 1788 10776
% 74

141 454 HAZAL SÜMER 8H 7 9 4,00 1 1 0,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 1 6 -1,00 11 20 4,34 212,229 10 141 1716 1790 10786
% 74

142 435 ŞİYAR DOĞAN ÇAY 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 211,824 18 142 1723 1797 10826
% 74

143 281 HARİS AKÜL 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 57 4,00 211,698 23 143 1727 1801 10839
% 74

144 99 ZEYCAN KARADAŞ 8* 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 4 0,67 1 8 -1,67 4 16 -1,33 23 52 5,66 211,586 1 144 1731 1805 10854
% 74

145 526 DO*AN ESTELİK 8C 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 4 15 -1,00 24 64 2,68 211,008 19 145 1740 1818 10919
% 75

146 466 BERFİN YÜZDAĞ 8H 9 8 6,33 4 2 3,33 4 4 2,67 1 8 -1,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 22 48 5,99 211,004 11 146 1741 1819 10920
% 75

147 149 AHMETÇINAR YILDIZ 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 0 8 -2,67 1 7 -1,33 3 11 -0,67 3 17 -2,67 23 57 4,00 210,585 23 147 1752 1830 10962
% 75

148 131 BERFİN ALTUN 8E 2 14 -2,67 3 5 1,33 3 5 1,33 3 5 1,33 3 11 -0,67 8 7 5,67 22 47 6,32 210,474 24 148 1755 1833 10977
% 75

149 927 YUSUF GÖNÜL 8G 6 11 2,33 6 3 5,00 1 6 -1,00 1 2 0,33 3 9 0,00 3 10 -0,33 20 41 6,33 210,443 11 149 1756 1834 10980
% 75

150 234 REŞAT  BASUT 8G 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 5 5 3,33 6 13 1,67 8 12 4,00 26 62 5,33 210,364 12 150 1757 1835 10989
% 75

151 410 ROJ T SARI AÇ 8F 5 8 2,33 2 6 0,00 3 4 1,67 0 1 -0,33 0 2 -0,67 4 8 1,33 14 29 4,33 210,234 17 151 1759 1837 11004
% 75

152 50 İLKNUR BAYRACA 7G 6 7 3,67 1 7 -1,33 0 7 -2,33 2 6 0,00 4 5 2,33 1 6 -1,00 14 38 1,34 209,851 1 152 1773 1851 11066
% 76

153 493 KE İM GÜÇ 8G 3 7 0,67 2 4 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 2 6 0,00 5 8 2,33 15 32 4,34 209,792 13 153 1777 1855 11071
% 76

154 272 GÜLSÜM ASLAN 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 26 64 4,67 209,709 24 154 1781 1859 11076
% 76

155 723 ZEKERİYA YÜCEL 8B 6 11 2,33 1 5 -0,67 3 0 3,00 2 6 0,00 12 22 4,66 209,495 25 155 1785 1863 11105
% 76

156 352 YUSUF TEKTEMUR 8G 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 2 12 -2,00 5 14 0,33 20 54 2,00 209,016 14 156 1796 1874 11154
% 76

157 536 YUSUF ELMAS 8H 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 26 64 4,66 208,914 12 157 1797 1875 11166
% 76

158 49 CANDOĞAN YORGUN 8H 5 15 0,00 4 6 2,00 0 3 -1,00 3 4 1,67 6 14 1,33 18 42 4,00 208,776 13 158 1801 1882 11193
% 76

159 338 GİZEM  ANAÇ 8G 5 15 0,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 4 0,67 2 2 1,33 5 10 1,67 19 45 4,00 208,473 15 159 1813 1894 11240
% 77

160 206 EYA OSMAN 8F 2 10 -1,33 3 4 1,67 4 2 3,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 6 7 3,67 16 32 5,34 208,349 18 160 1817 1898 11257
% 77

161 29 FARUK DEMİR 8H 6 12 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 24 64 2,66 208,110 14 161 1823 1907 11279
% 77

162 203 E S R A BİLMEZLER 8G 4 11 0,33 3 4 1,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 19 45 4,00 208,058 16 162 1825 1909 11285
% 77

163 245 FİLİZ ÇETİZ 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 1 12 -3,00 7 13 2,67 23 58 3,67 206,656 26 163 1858 1945 11446
% 78

164 390 NAZAR BÜYÜKÇAY 8F 3 13 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 5 11 1,33 5 12 1,00 23 55 4,67 206,220 19 164 1870 1957 11501
% 78

165 24 NEVİN ÇAPADAN 8F 7 11 3,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 0 5 -1,67 1 6 -1,00 2 9 -1,00 18 41 4,33 206,037 20 165 1876 1963 11529
% 79
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK ŞEHİT CUMA İBİŞ ORTAOKULU 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI236 2428 2568 14655

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

166 54 HASRET EY 8H 1 14 -3,67 2 4 0,67 2 3 1,00 4 3 3,00 3 5 1,33 5 5 3,33 17 34 5,66 205,777 15 166 1883 1972 11562
% 79

167 231 FERHA  MERSİN 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 2 9 -1,00 3 13 -1,33 21 47 5,34 205,752 27 167 1884 1973 11593
% 79

168 549 BÜNYAMİN YILDIZ 8G 5 14 0,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 0 3 -1,00 4 8 1,33 4 11 0,33 19 48 2,99 205,626 17 168 1887 1976 11600
% 79

169 156 ABDULHALİM VELİOĞLU8F 2 8 -0,67 0 5 -1,67 3 2 2,33 1 5 -0,67 5 6 3,00 3 9 0,00 14 35 2,32 205,278 21 169 1900 1990 11644
% 79

170 490 EMİNE EYİM 8H 7 13 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 28 62 7,33 204,979 16 170 1906 1997 11671
% 80

171 1035 BÜNYAMİN UĞURL 8E 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 1,99 204,748 25 171 1914 2005 11697
% 80

172 766 ADEM BASİÇ 8F 4 15 -1,00 0 7 -2,33 2 5 0,33 1 2 0,33 4 2 3,33 4 10 0,67 15 41 1,33 204,598 22 172 1920 2011 11723
% 80

173 1036 MEDİNE BÜYÜKHATİPOĞL8E 7 13 2,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 2 1,33 3 10 -0,33 4 15 -1,00 22 54 4,01 204,246 26 173 1924 2015 11764
% 80

174 375 SALİH İLGİN 8B 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 2 1,33 2 5 0,33 7 13 2,67 20 49 3,67 204,188 28 174 1927 2018 11774
% 80

175 670 YUSUF  SATMAZ 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 5 0,33 1 6 -1,00 6 14 1,33 20 52 2,65 203,733 27 175 1932 2024 11812
% 81

176 389 NARİN GÜLEY 8E 7 11 3,33 3 6 1,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 15 36 3,00 203,186 28 176 1946 2038 11874
% 81

177 196 İBRAHİM TOY       Ü 8C 8 11 4,33 1 9 -2,00 2 5 0,33 6 12 2,00 2 18 -4,00 19 55 0,66 202,909 20 177 1952 2044 11943
% 81

178 431 NURCAN CAŞKA 8E 7 12 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 65 2,34 202,832 29 178 1955 2047 11957
% 82

179 276 EMRE ÇAKMAK 8E 7 7 4,67 3 6 1,00 0 7 -2,33 0 9 -3,00 5 13 0,67 15 42 1,01 202,271 30 179 1964 2057 12018
% 82

180 242 BERAT GEZGİNNÇ 8D 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 12 3,00 25 63 4,01 201,901 20 180 1971 2064 12059
% 82

181 614 İSA ALDEMİR 8G 7 11 3,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 2 6 0,00 5 12 1,00 3 15 -2,00 20 59 0,33 201,849 18 181 1974 2067 12066
% 82

182 436 ÜMMÜGÜLSÜM DEDEOĞLU8G 9 10 5,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 2 16 -3,33 4 14 -0,67 19 55 0,67 200,965 19 182 1990 2086 12212
% 83

183 284 YUSUF 8D 1 8 -1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 4 3 3,00 4 11 0,33 4 10 0,67 19 44 4,33 199,769 21 183 2020 2119 12372
% 84

184 6840 ADEM  ÇAPADAN 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 24 66 2,01 199,590 21 184 2024 2123 12397
% 85

185 552 MEDİNE AVCI 8D 3 11 -0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 5 10 1,67 15 41 1,33 199,531 22 185 2026 2125 12404
% 85

186 373 MUHAMMED TİMUR 8A 5 9 2,00 3 5 1,33 2 6 0,00 0 2 -0,67 2 10 -1,33 3 9 0,00 15 41 1,33 198,996 24 186 2038 2137 12462
% 85

187 258 GÜLÇİÇEK UÇAR 8B 4 11 0,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 2 3 1,00 4 9 1,00 4 12 0,00 17 49 0,67 198,884 29 187 2041 2140 12517
% 85

188 0 A L    A E *İ AZ 8G 5 7 2,67 0 3 -1,00 2 4 0,67 2 11 -1,67 3 9 0,00 12 34 0,67 198,870 20 188 2042 2142 12519
% 85

189 72 NEBİYE KORAK 8H 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 198,867 17 189 2043 2143 12520
% 85

190 331 MEHMET YUSUF KARAVA8H 7 8 4,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 16 -4,33 14 38 1,33 198,726 18 190 2047 2148 12539
% 86

191 479 ELİFNUR ŞENATEŞ 8D 4 10 0,67 2 7 -0,33 6 2 5,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 2 11 -1,67 18 43 3,66 198,025 23 191 2063 2166 12608
% 86

192 669 NECLA ÇAPADAN 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 66 2,02 197,677 25 192 2074 2177 12653
% 86

193 355 MUHAMMED İSA AYLUN8E 7 9 4,00 3 3 2,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 0 13 -4,33 14 38 1,34 196,961 31 193 2092 2196 12783
% 87

194 495 ZEYNEP TAYBOĞA 8C 1 16 -4,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 1 5 -0,67 4 9 1,00 7 9 4,00 17 51 0,00 195,595 22 194 2112 2218 12955
% 88

195 874 MUHAMMEDALİ SERÇEK8G 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 3 1,00 3 6 1,00 4 16 -1,33 17 50 0,33 195,361 21 195 2119 2226 12980
% 89

196 975 SİNAN BÜLBÜL 8D 5 14 0,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 15 0,00 22 61 1,66 194,926 24 196 2128 2235 13025
% 89

197 97 ASENA G ÜLEY 8A 5 12 1,00 1 6 -1,00 1 4 -0,33 1 2 0,33 1 5 -0,67 4 13 -0,33 13 42 -1,00 193,105 26 197 2161 2272 13235
% 90

198 283 HEVİ ÇAY 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 4 15 -1,00 5 15 0,00 24 64 2,66 193,062 30 198 2163 2274 13239
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK ŞEHİT CUMA İBİŞ ORTAOKULU 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI236 2428 2568 14655

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

199 683 İSMAİL DEMİR 8C 4 16 -1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 58 2,67 192,949 23 199 2166 2277 13254
% 90

200 362 MUHAMMED OSMAN 8E 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 20 68 -2,65 192,924 32 200 2167 2278 13256
% 90

201 473 FURKAN KUTLUCAN 8H 6 8 3,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 1 2 0,33 1 12 -3,00 3 10 -0,33 13 43 -1,34 192,692 19 201 2171 2282 13284
% 91

202 273 MAHMUT ÇİÇEKLİ 8D 5 12 1,00 3 4 1,67 2 6 0,00 0 6 -2,00 3 9 0,00 1 8 -1,67 14 45 -1,00 191,985 25 202 2185 2297 13380
% 91

203 119 ASMİN ALPARSLAN 8H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 3 7 0,67 1 12 -3,00 4 11 0,33 19 57 -0,01 191,603 20 203 2192 2305 13426
% 92

204 928 MERVE SÜSEN*ÜK 8F 4 13 -0,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 4 12 0,00 4 13 -0,33 17 55 -1,33 191,247 23 204 2198 2311 13455
% 92

205 762 MUHAMETENESHANÇER8G 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 20 70 -3,33 189,136 22 205 2220 2336 13658
% 93

206 891 BAHAR MİNDEŞ 8H 3 11 -0,67 2 4 0,67 3 4 1,67 0 7 -2,33 3 7 0,67 2 11 -1,67 13 44 -1,66 188,575 21 206 2234 2351 13706
% 94

207 765 MEHMETFATİH BOZTEPE7E 3 13 -1,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 0 2 -0,67 1 3 0,00 4 9 1,00 11 42 -3,00 188,286 1 207 2239 2357 13726
% 94

208 1028 MUHAMMED ORTAKAYA8E 5 12 1,00 5 2 4,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 3 14 -1,67 3 16 -2,33 19 57 0,00 187,583 33 208 2248 2368 13772
% 94

209 938 BAHAR KURT 8G 5 14 0,33 0 8 -2,67 3 5 1,33 3 6 1,00 3 11 -0,67 4 16 -1,33 18 60 -2,01 187,481 23 209 2252 2372 13778
% 94

210 491 EDANURKAYIRAN 8C 3 10 -0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 0 8 -2,67 4 11 0,33 12 38 -0,67 186,749 24 210 2259 2381 13829
% 94

211 103 DİLAN ÇİÇEKLİ 8A 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 15 -1,00 7 12 3,00 20 66 -2,00 185,543 27 211 2282 2408 13926
% 95

212 621 MUHAMMED ALİ AYTAR8C 4 12 0,00 2 6 0,00 1 6 -1,00 1 4 -0,33 4 13 -0,33 3 13 -1,33 15 54 -2,99 185,439 25 212 2286 2412 13935
% 95

213 528 HÜSEYİN BÜYÜKÇAY 8D 0 7 -2,33 1 4 -0,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 2 5 0,33 7 30 -3,00 185,217 26 213 2288 2414 13947
% 95

214 623 MUHAMED EM R BOZKUŞ8D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 9 -3,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 71 -5,67 182,234 27 214 2316 2448 14102
% 96

215 330 MEHMET *USUF ASLANER8D 6 12 2,00 1 9 -2,00 0 9 -3,00 2 2 1,33 5 14 0,33 1 15 -4,00 15 61 -5,34 181,356 28 215 2321 2455 14144
% 97

216 535 SERDAR BURHANKULU8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 21 69 -2,00 181,135 28 216 2322 2456 14149
% 97

217 478 HİLAL ÇİFTÇİ 8F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 17 -3,67 6 14 1,33 20 69 -3,01 181,078 24 217 2323 2457 14151
% 97

218 34 MEYREM IŞINY 8D 0 18 -6,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 14 -1,67 8 12 4,00 19 64 -2,34 180,048 29 218 2330 2464 14190
% 97

219 1061 FATİH HANÇER 8H 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 20 70 -3,33 179,419 22 219 2334 2468 14206
% 97

220 548 KÜBRA ELİŞ 8G 2 13 -2,33 2 4 0,67 2 7 -0,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 2 6 0,00 9 39 -3,99 179,330 24 220 2335 2469 14214
% 97

221 0 *F ** UET  Ş 8D 5 11 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 68 -4,67 179,085 30 221 2338 2473 14226
% 97

222 0 A        E *  R K UM 8H 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 2 17 -3,67 19 70 -4,33 178,956 23 222 2340 2475 14231
% 97

223 671 MUSHAP IŞIK 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 178,413 29 223 2345 2481 14260
% 97

224 12 EMİRHAN TEKİN 8F 5 15 0,00 4 4 2,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 15 53 -2,67 176,848 25 224 2356 2494 14314
% 98

225 471 ŞÜKRAN KARATAŞ 8D 3 14 -1,67 2 8 -0,67 2 5 0,33 2 6 0,00 4 14 -0,67 3 15 -2,00 16 62 -4,68 175,951 31 225 2361 2501 14341
% 98

226 650 H A B İ B A L 8G 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 2 18 -4,00 21 69 -1,99 175,927 25 226 2363 2503 14345
% 98

227 25 ELİF NAS TİKREK 8B 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 2 6 0,00 0 16 -5,33 3 13 -1,33 15 60 -4,99 174,716 31 227 2371 2511 14379
% 98

228 440 M TAHİR KAVAN 8A 7 10 3,67 0 8 -2,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 1 13 -3,33 1 14 -3,67 12 61 -8,33 173,312 30 228 2379 2519 14415
% 98

229 109 İBRAH M E*M 8H 5 15 0,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 16 -3,33 4 16 -1,33 17 70 -6,33 172,572 24 229 2382 2522 14426
% 98

230 335 NERGİZ ÖZDEMİR 8G 3 15 -2,00 2 7 -0,33 5 4 3,67 3 5 1,33 3 14 -1,67 2 17 -3,67 18 62 -2,67 172,268 26 230 2384 2524 14432
% 98

231 141 CEBRAİLKORKMAZ 8H 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 13 -1,33 2 13 -2,33 16 65 -5,66 172,185 25 231 2385 2525 14434
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK ŞEHİT CUMA İBİŞ ORTAOKULU 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI236 2428 2568 14655

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,45 4 4 2,98 4 4 3,02 4 3 2,82 6 6 4,39 8 8 5,00 35 33 23,66 271,860

Okul Ortalaması 7 11 3,53 4 5 2,29 4 5 2,09 2 4 0,94 5 8 1,97 6 11 2,52 28 43 13,34 238,090

KATILIMLAR

232 557 TALHA KIZILKAN 8B 1 13 -3,33 0 4 -1,33 2 5 0,33 1 3 0,00 2 11 -1,67 6 36 -6,00 171,808 32 232 2386 2526 14440
% 99

233 0 SÇ *  *  A* M 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 3 13 -1,33 1 16 -4,33 15 67 -7,33 171,390 31 233 2388 2528 14446
% 99

234 51 ABDÜLAZİZ İPEKLİ 8H 2 16 -3,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 6 1,00 3 16 -2,33 4 16 -1,33 17 64 -4,32 169,517 26 234 2397 2537 14479
% 99

235 561 İBRAHİM HAL İLGİRMEÇ8C 4 14 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 0 18 -6,00 4 15 -1,00 14 60 -6,00 165,462 26 235 2410 2550 14531
% 99

236 627 MEDİNE TABAR 8D 3 10 -0,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 1 6 -1,00 2 11 -1,67 0 16 -5,33 9 55 -9,33 160,808 32 236 2415 2555 14555
% 99
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